o Luis Castillo <luis.castillo@discon.com.co>

pIsScon

Fwd: APLI12024-78990: Aplicacion de pago - Consorcio Iquinay - SCTR PENSION

Contacto Barco Corredor de Seguros <contacto@barcocorredordeseguros.com> 10de enerc: 2d§>82 gzni

Para: Luis Castillo <luis.castillo@discon.com.co>, Silvia Clavijo <silvia.clavijo@discon.com.co>
CC: Mauricio Barco <mauricio@barcocorredordeseguros.com>, Fatima Mufioz
<fatima.munoz@barcocorredordeseguros.com>

Estimado Sr. Luis
Buenas tardes

Espero se encuentre bien, le informo que los pagos adjuntos fueron aplicados a las proformas solicitadas, adjunto el
sustento de La Positiva de las facturas canceladas como se aprecia en el print.

Saludos cordiales,
Mariela Samaniego

---------- Forwarded message ---------

De: Cobranzas Aplicaciones <aplicaciones@lapositiva.com.pe>

Date: mar, 19 nov 2024 a la(s) 12:25 p.m.

Subject: APLI2024-78990: Aplicacion de pago - Consorcio Iquinay - SCTR PENSION
To: <contacto@barcocorredordeseguros.com>

Aplicacion de
Pagos

jHola!

Tenemos el agrado de informarte que tu solicitud de aplicacion de pagos ha sido atendida
de manera exitosa. Tus comprobantes por los siguientes documentos seran enviados al
correo electronico del cliente el dia de manana:

1703568144 01-F048-00179956 18.11.2024 PEN 29.50 CANCELADO

2000033173 01-F048-00179957 18.11.2024 PEN 177.00 CANCELADO

2000034538 01-F048-00179959 18.11.2024 PEN 154.00 CANCELADO

2000038491 01-F048-00179961 18.11.2024 PEN 29.50 CANCELADO

2000038504 01-F038-00338117 19.11.2024 PEN 29.50 CANCELADO

2000039228 01-F038-00338118 19.11.2024 PEN 29.50 CANCELADO

2000039667 01-F038-00338119 19.11.2024 PEN 474.62 CANCELADO



322118403 01-F048-00179955 18.11.2024 PEN 35.40 CANCELADO
323383182 01-F048-00179958 18.11.2024 PEN 313.42 CANCELADO
323726870 01-F048-00179960 18.11.2024 PEN 480.81 CANCELADO
324536679 01-F048-00179962 18.11.2024 PEN 267.46 CANCELADO
324536809 01-F038-00338155 19.11.2024 PEN 47.53 CANCELADO
324580818 01-F038-00338156 19.11.2024 PEN 37.12 CANCELADO
324866446 01-F038-00338157 19.11.2024 PEN 1,136.73 CANCELADO

NOTA: PARA UNA NUEVA SOLICITUD, ENVIAR UN NUEVO CORREO CON EL
SIGUIENTE ASUNTO:
NOMBRE DE CLIENTE + PROFORMA AAPLICAR

Te recordamos que los pagos de tus pdlizas deben ser realizados a través del servicio de
RECAUDACION BANCARIA, los cuales son aplicados dentro de los siguientes 20 minutos
y el comprobante electronico le llegara en menos de 30 minutos al Contratante, desde que
realizé el pago.

Conoce cémo realizar el pago de una manera simple ingresando a:

https://www.lapositiva.com.pe/wps/portal/corporativo/home/atencion-cliente/guia-pagos

iGracias por tu gentil atencion!
Juan Jose Sedano Hernandez

Si no cuentas con tu correo actualizado tienes las siguientes opciones:

o Opcién 1
e Actualiza tus datos de contacto en este link de tal manera, que tus préximos
comprobantes electrénicos, te lleguen al correo electrénico indicado.

Opcioén 2
Llamar a Linea Positiva al (01) 211-0211 a nivel nacional.

1. Solicita los datos para obtener tu factura electrénica.

&I& 2. Ingresa los datos detallados, en uno de los siguientes links, segun sea
el caso:

LPG - La Positiva Generales
LPV - La Positiva Vida
LPG - La Positiva EPS

Para mayor informacion visita nuestra pagina web en www.lapositiva.pe

lapositiva.com.pe

Eliminar suscripcion
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