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INFORME Nº 0300-2023/ADM/OF.CENTRAL

DE : ADMINISTRACION
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : ALQUILER DE VIVIENDA JULIACA OBRA CARATA – SIGMA S.A CC.GG.-
CENTRO DE COSTO : OFICINA CENTRAL
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : CARATA
FECHA : 19/12/2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN
DETALLE SIGUIENTE:

S/. 1,500.00. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA JULIACA OBRA CARATA – SIGMA S.A CC.GG.-. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL
DEPOSITO AL BCP CTA 215-02895441083, CTA CCI 221510289544108000 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ANGELA FABIOLA MORALES MORALES
ROMERO DNI .

ITEM DESCRIPCIÓN TIPO DE
COMPROBANTE Nº COMPROBANTE MONTO OBSERVACIÓN

1 0 ALQUILER DE VIVIENDA JULIACA OBRA CARATA – SIGMA
S.A CC.GG- RECIBO DE PAGO NINGUNO S/ 1,500.00

SUBTOTAL S/. 1,500.00
IGV S/. 0.00

TOTAL S/. 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

NOTAS
1.- PROPIETARIO : SRTA. VALERIA MORALES ROMERO
2.- BANCO : SCOTIABANK CUENTA N° : 129-0103793 CUENTA INTERBANCARIA : N°09-042-201290103793-30
3.- CARGAR A CARATA
4.- A PARTIR DE ENERO 2024 EL PAGO ES DE S/.2250.00 NUEVOS SOLES ( SE ADJUNTA CORREO DE ACUERDO)

Atentamente,

_________________________________________
PATRICIA SANCHEZ

JEFE DE ADMINISTRACION

_________________________________________
STEPHANIE FRETEL

ASISTENTE DE ADMINISTRACION

_________________________________________
CONSUELO SERRANO

ASISTENTE DE ADMINISTRACION

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO

19/12/2023 10:54:55
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: Srta. Patricia Sánchez Cuya
Gerente de Administracién y Recursos Humanos

Sr. José Osorio Chulán
Jefe de Finanzas

ASUNTO ALQUILER DE VIVIENDA JULIACA
OBRA CARATA - SIGMA S.A CC.GG.

CARGAR A OFICINA CENTRAL

FECHA Viernes, 15 Diciembre del 2A23.

Por medío de la presente, solicítamos elmonto de SI.{,50§.00 §oles por concepto de
PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA OBRA CARATA - §IGMA S.A CC.GG.
Correspondiente.

Detalle.
Alquiler Mes del 23fi1{2023 al22fi212123

Datos
. Propietario . Srta. Valeria Morales Romero
. Cuenta N" : 129-0103793
. Cuenta lnterbancaria : N'09-042-201290103793-30
¡ Banco : Scotiabank

TOTAL s/. 1,500.00

Aario

Clrunga

SígnulL §cncrobs

Patricia Cuya



Versión: 01

Página 1 de 1

: Bien

: FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ Servicio

: Obra - Carata - Puno - Puno Herramienta

: EPP

: Maquinaria

: CCI:

: VALERIA MORALES ROMERO

Sirvase atender las suientes propuestas y cotizaciones.

1

1.1 UND. 1 1,500.00 1,500.00

TOTAL S/. 1,500.00

 

V°B° Residente de Obra y/o
DNI :                      Coordinador de ……

IMPORTEUNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO

PAGO DE ALQUILER DE OFICINA - VIVIENDA JULIACA  SIGMA S.A. 
CONTRATISTAS GENERALES - OBRA CARATA

PAGO DE ALQUILER DE OFICINA SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES DE LA 

COMUNIDAD DE LLUCO - ALMOZANCHES POR TREINTASIETEAVO MES (23/11/2022 AL 

22/12/2023) A NOMBRE DE LA SRTA VALERIA MORALES ROMERO

N° DESCRIPCIÓN

Usuario             V°B° Gerente de ……
48334909

A NOMBRE DE 

DEPOSITAR A CTA. N°

OBRA

ASUNTO

USUARIO

ÁREA 

FECHA ENVIO R

09-042-201290103793-30

“Creación del Servicio de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, 
Ilachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi, distrito de Coata - Provincia de Puno -
Departamento de Puno”, con CUI N° 2461584

FORMATO Código: FOR-LOG-001

FORMATO DE REQUERIMIENTO Estado: Vigente

PAGO DE ALQUILER DE OFICINA , VIVIENDA -  SIGMA S.A. CONTRATISTAS 
GENERALES EN LA CIUDAD DE JULIACA - OBRA CARATA

19/12/2023
FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

Proceso: Gestión Logística
Publicación: 01 Enero 

2022

REQUERIMIENTO Nº 004-2023 - CARATA - PUNO

SCOTIABANK N°129-0103793
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consueloserrano@sigma.com.pe

De: FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ <fabiolasupoperez@gmail.com>

Enviado el: viernes, 15 de diciembre de 2023 10:29

Para: administracion@sigma.com.pe; consueloserrano@sigma.com.pe; Joel Hidalgo

CC: robinsonlavado@sigma.com.pe

Asunto: REQUERIMIENTO DE ALQUILERES OBRA CARATA

Datos adjuntos: REQUERIMIENTO N°004-2023 PAGO DE ALQUILER OFCINA JULIACA.pdf; 

REQUERIMIENTO N°006-2023 PAGO DE ALQUILER DE HABITACION DEL ING. OSCAR 

ESQUEN.pdf; REQUERIMIENTO N°005-2023 PAGO DE ALQUILER OFICINA CARATA.pdf

ESTIMADOS BUENAS TARDES ENVIO LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS PARA SU ATENCION DENTRO DEL 

REQUERIMIENTO ESTAN TODOS LOS DATOS DE LOS DUEÑOS: 
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consueloserrano@sigma.com.pe

De: FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ <fabiolasupoperez@gmail.com>

Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 10:40

Para: consueloserrano@sigma.com.pe

CC: fabiolasupo@sigma.com.pe; administracion@sigma.com.pe

Asunto: Re: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COATA

ESTIMADOS BUENOS DIAS ENVIO LO SOLICITADO SOBRE LO QUE SE QUEDO  
 
PRIMERO:   UNA DE SUS PETICIONES DEL SR. ENRIQUE MORALES ERA QUE SE LE AUMENTE EL MONTO DE ALQUILER 
POR SU VIVIENDA YA QUE INDICA QUE ES MUY POCO Y EL MONTO QUE SOLICITO ES DE S/2,500.00 MENSUALES 
 
SEGUNDO: POR LO QUE SE COORDINO CON EL ING. JOEL Y SE QUEDO QUE SE LE PAGARA S/.2,250.00 MENSUALES Y 
QUE SE INICIARA EL PAGO EL PROXIMO AÑO 2024 
 
 
TERCERO: SE COORDINO CON LA SRTA PATRICIA QUE EL INICIO DEL ALQUILER SERA DEL 01/01/2024 
 
POR LO QUE PIDO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA CENTRAL PUEDAN REALIZAR EL CONTRATO DE 
RENOVACION DE ALQUILER DE VIVIENDA-OFICINA DE JULIACA PARA LA OBRA DE CARATA POR EL PLAZO DE UN AÑO. 
 
El mar, 12 dic 2023 a la(s) 3:29 p.m., <consueloserrano@sigma.com.pe> escribió: 

Estimada Fabiola 

Buenas tardes 

Por favor enviar los datos para realizar el contrato. 

 Monto  
 Fecha  

  

  

De: administracion@sigma.com.pe <administracion@sigma.com.pe>  
Enviado el: martes, 12 de diciembre de 2023 12:15 
Para: fabiolasupo@sigma.com.pe; 'FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ' <fabiolasupoperez@gmail.com> 
CC: consueloserrano@sigma.com.pe 
Asunto: RV: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COATA 

  

Estimada Fabiola 

Buenos días 

  

De acuerdo a lo coordinado adjunto contrato de alquiler de oficina COATA. (que firme y lo devueves). 
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Conversé con el Sr. Morales y debe enviar los depósitos de la renta por el alquiler y hacer algunas gestiones. 

Te comento,  

El contrato es SIGMA y el dueño de la casa y ambos deben firmar. 

El contrato de la persona que alquila debe tener su RUC y número de cuenta donde nosotros SIGMA realizaremos su 
abono mensualmente. (no de otra persona). 

Seguimos coordinando, 

  

Srta. Consuelo: Preparar contrato para la obra CARATA igual a este; solo los montos van a cambiar y la fecha. 

Cualquier consulta adicional con Fabiola, gracias. 

  

Atentamente; 

Patricia Sánchez Cuya  

Gerente de Administración y RR.HH. 

Área: ADM - SIGMA S.A. CC.GG. 

Calle Las Palomas N°369. 

Surquillo-Lima 

Telf: (01) 2253353 – Anexo 103 

Móvil: 998701995 

E-mail: administracion@sigma.com.pe 

www.sigma.com.pe 

 

  

De: consueloserrano@sigma.com.pe <consueloserrano@sigma.com.pe>  
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 15:57 
Para: administracion@sigma.com.pe 
Asunto: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CARATA 

  

Atte 

Consuelo Serrano Chunga 



VOUCHER DE OPERACIÓN BANCARIA

OPERACIÓN Nº 01986-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 20/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM DESCRIPCIÓN Nº INFORME CENTRO DE COSTO MONTO BENEFICIARIO NUMERO CTA. DESTINO

1 ALQUILER DE VIVIENDA JULIACA OBRA CARATA –
SIGMA S.A CC.GG.- 0300-2023/ADM OFICINA CENTRAL S/. 1,500.00

ANGELA FABIOLA
MORALES
MORALES ROMERO

BCP 215-02895441083

TOTAL S/. 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

CARGAR A: CARATA

Atentamente,

_________________________________________
PATRICIA SANCHEZ

JEFE DE ADMINISTRACION

_________________________________________
STEPHANIE FRETEL

ASISTENTE DE ADMINISTRACION

_________________________________________
CONSUELO SERRANO

ASISTENTE DE ADMINISTRACION



SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES 2023/12/26 10:32:39

Ejecutivo: CATHERINE ROMAN TELL - CATHERINE.ROMAN@BBVA.COM

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden Planilla Descripción
Enviada

Cuenta de Cargo
Fecha Hora

1220018 TRANSFERENCIAS ALQUILERES 20/12/2023 15:43:48 0011-0910-0100010922

Abonos Enviados Moneda de Cargo Importe Inicialmente informado Horario de Ejecución Situación de Proceso

1 SOLES 1,500.00 INMEDIATA ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo 000000000

Fecha y Hora de Ejecución 20/12/2023 - 15:43:48

Abonos procesados 1

Importe cargado por abonos 1,500.00 - SOLES

Abonos NO procesados 0

Importe NO abonado 0.00 - SOLES

Comisión por Otra Plaza 0.00 - SOLES

Comisión Interbancaria 9.50 - SOLES

TOTAL CARGADO 1,509.50 - SOLES

  Ver contenido de la planilla   

Relación de las cuentas de abono

Sel No. Cuenta Cta. Propia Banco Titular Doc.Identidad Importe Situación

1
00904220129010379330

 
NO

SCOTIABANK

PERU S.A.

MORALES

ROMERO

VALERIA

L - 70109469 1,500.00
ABONO

ENVIADO

 

Consulta de Pagos Masivos
    Exportar Exportar Exportar

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Estimado Cliente:



Horario:

Entidad Financiera Hora de envío de tu
operación

Hora en que tu operación llegará al Banco destino

Días útiles Sábado, Domingo, feriado
nacional y/u feriado público

-Banco de Crédito
-Scotiabank
-Banco de Comercio
-Crediscotia
-Banco Falabella
-Banco Financiero
-CMAC Trujillo
-CMAC Arequipa
-Caja Metropolitana
-Agrobanco
-Banco ICBC
-Banco Azteca

-Interbank
-BanBif
-GNB
-Mi Banco
-Banco Ripley
-Banco Santander
-CMAC Piura
-CMAC Sullana
-CCMAC Cusco
-CMAC Huancayo
-CMAC Tacna

Hasta las 11:30 a.m
A partir de las 2:00
p.m. del mismo día útil

A partir de las 2:00 p.m. del
siguiente día útil

Entre las 11:30 a.m. y
la 1:45 p.m.

A partir de las 4:30
p.m. del mismo día útil

Después de la 1:45
p.m.

A partir de las 8:45
a.m. del siguiente día
útil

-Citibank
-Banco de la Nación

Hasta las 1:45 p.m
A partir de las 4:30
p.m. del mismo día útil

A partir de las 4:30 p.m. del
siguiente día útil

Después de la 1:45
p.m.

A partir de las 8:45
a.m. del siguiente día
útil

Para la exoneración del ITF en transferencias entre una cuenta de un mismo titular (propias), las cuentas deberán mantener exactamente

las mismas condiciones de titularidad en ambas instituciones financieras, caso contrario, la transferencia será rechazada.

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser

realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco

considerando el importe, hora y destino de la operación.


